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De
: Érika Murackami Duarte Da Rosa <erika.rosa@tre-
ms.jus.br>

Assunto
: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO n°
23/2021 - UASG: 070016 Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul (Processo: 38696/2021)

Para
: samantha sino
<samantha.sino@portoseguro.com.br>, adm RL
<administracao@segurosrl.com.br>

Cc
: slc <slc@tre-ms.jus.br>

Zimbra erika.rosa@tre-ms.jus.br

Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO n° 23/2021 - UASG: 070016
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (Processo: 38696/2021)

Qui, 07 de Out de 2021 10:51
1 anexo

Prezada

Segue resposta da unidade requisitante.

Att

     Érika Murackami Duarte da Rosa
Seção de Licitação e Compras - TRE-MS
   (67) 2107-7026 ou (67) 3326-5560

De: "Carol Coelho" <carolina.coelho@tre-ms.jus.br>
Para: "Érika Murackami Duarte Da Rosa" <erika.rosa@tre-ms.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 16:43:58
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO n° 23/2021 - UASG: 070016
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (Processo: 38696/2021)

> prazo para liquidação de sinistro; 

Conforme SUSEPE prazo de 30 dias para indenização

> no anexo II menciona custo de 0,88 por vida mensal e um custo de R$ 3,40 que não
informa se é mensal. É necessário esclarecer o custo individual mensal;

Informamos que o valor de R$ 3,40 refere-se à ultima fatura paga, tendo em vista o numero
reduzido de estagiários (pandemia) e o valor de R$ 0,88 será o valor máximo pago mensal
por vida



07/10/2021 09:51 Zimbra

zimbra.tre-ms.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=143106&xim=1 2/3

De: "Érika Murackami Duarte Da Rosa" <erika.rosa@tre-ms.jus.br>
Para: "Carol Coelho" <carolina.coelho@tre-ms.jus.br>
Cc: "slc" <slc@tre-ms.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 11:10:52
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO n° 23/2021 - UASG:
070016 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (Processo: 38696/2021)

Oi Carol

Chegou esse pedido de esclarecimento sobre o pregão do seguro de estagiário.

Poderia me responder por gentileza? 

Att

     Érika Murackami Duarte da Rosa
Seção de Licitação e Compras - TRE-MS
   (67) 2107-7026 ou (67) 3326-5560

De: "Aline Abrantes" <aline.abrantes@portoseguro.com.br>
Para: pregoeiro@tre-ms.jus.br, pregoeirotrems@gmail.com
Cc: "Samantha Sino" <samantha.sino@portoseguro.com.br>, "adm RL"
<administracao@segurosrl.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 10:55:44
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO n° 23/2021 - UASG: 070016
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (Processo: 38696/2021)

Prezados Senhores,

A empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o n º 61.198.164/0001-60, sediada à Rua
Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elíseos, São Paulo - Capital, por seu representantes legais
abaixo assinados, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO n° 23/2021 - UASG:
070016, vem através desta solicitar os seguintes esclarecimentos;

> prazo para liquidação de sinistro;

> no anexo II menciona custo de 0,88 por vida mensal e um custo de R$ 3,40 que não
informa se é mensal. É necessário esclarecer o custo individual mensal;

Aguardo um breve retorno. 
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Atenciosamente
Aline Abrantes
Produção Diferenciada - Licitações e Negócios Públicos 
Tel (11) 3366.3258 - Fax (11) 3366.5263
aline.abrantes@portoseguro.com.br
Corporação Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial.

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas
exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s) e podem conter
informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a recebê-la, queira, por favor, retorná-la ao remetente e em seguida apagá-la
definitivamente. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, na
íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.
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